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Coordenação de Licitações <licitacao@ifc­araquari.edu.br>

Tomada Preço 01/2016
5 mensagens

Projete Engenharia <projete.engenharia@bol.com.br> 28 de setembro de 2016 09:32
Para: licitacao@ifc­araquari.edu.br
Cc: "karine.bortoli@ifc­araquari.edu.br" <karine.bortoli@ifc­araquari.edu.br>

Bom dia!

A Comissao de Licitação!

 
Favor esclarecer duvidas referente ao edital tomada de preço 01/2016:
 
Conferindo os exigencias do edital, verfiicamos que o item b.2.1, capacidade tecnica profissional, exige que o
responsavel tenha atestado tecnico e CAT que comprovem a execução de telhamento com telha de fibrocimento,
acontece que o Crea nao disponibiliza mais acervo com  especificação do telhamento, apenas item de cobertura...

b.2.1. Será admitida a apresentação dos atestados em nome de mais de um profissional do quadro de pessoal da
licitante, desde que comprovem a aptidão para realização de obra similar, de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto (súmula número 263/2011 TCU), conforme quantidades mínimas a seguir
estabelecidas:
b.2.1.1. – Estrutura de madeira para cobertura, igual ou superior a 132,30 m²
 b.2.1.2. – Telhamento com telha de fibrocimento, igual ou superior a 132,20 m²

Eu possui atestado com estrutura de cobertura em madeira e cobertura, porem  sem especificar telhamento de
fibrocimento, mesmo tendo executado telhas de fibrocimento....
 
Portanto, diante do exposto, gostaria que seja esclarecido de como apresentar  o item em questão, pois não existe
mais a possibiidade de acervar o ítem b.2.1,2....

att

 
Fabiano Santana
Engº Civil ­ Crea 065662­2
Projete Engenharia e Construções Ltda
Telefones: (47) 3423­1779 e (47) 9971­5665
 

 

 

Licitação IFC Araquari <licitacao@ifc­araquari.edu.br> 28 de setembro de 2016 10:09
Para: Carlos Lazzarin ­ IFC <carlos.lazzarin@ifc.edu.br>

Bom dia!
Recebemos esse questionamento sobre a Tomada de Preços 01/2016.

Atenciosamente,

Karine Nickel Bortoli
Coordenação de Licitações
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Departamento de Administração e Planejamento ­ DAP
Instituto Federal Catarinense ­ Campus Araquari
Fone: (47) 3803­7238

­­­­­­­­­­ Mensagem encaminhada ­­­­­­­­­­
De: Projete Engenharia <projete.engenharia@bol.com.br>
Data: 28 de setembro de 2016 09:32
Assunto: Tomada Preço 01/2016
Para: licitacao@ifc­araquari.edu.br
Cc: "karine.bortoli@ifc­araquari.edu.br" <karine.bortoli@ifc­araquari.edu.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação IFC Araquari <licitacao@ifc­araquari.edu.br> 28 de setembro de 2016 10:10
Para: Projete Engenharia <projete.engenharia@bol.com.br>

Bom dia! Encaminhamos seu questionamento ao engenheiro designado para tal. Assim que recebermos a resposta,
enviaremos.

Atenciosamente,

Karine Nickel Bortoli
Coordenação de Licitações
Departamento de Administração e Planejamento ­ DAP
Instituto Federal Catarinense ­ Campus Araquari
Fone: (47) 3803­7238

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marcelo Lopes ­ IFC <marcelo.lopes@ifc.edu.br> 28 de setembro de 2016 15:28
Para: Carlos Lazzarin ­ IFC <carlos.lazzarin@ifc.edu.br>
Cc: licitacao@ifc­araquari.edu.br

Boa tarde.
Para o item b.2.1.2. caso nenhum dos licitantes participantes apresentem explicitamente no CAT a comprovação
para este item por impossibilidade técnica do processo de registro do CAT, poderá a comissão analisar os atestados
vinculados para aceitação da comprovação deste item, desde que explicitamente descrito o serviço em quantidade
suficientemente necessária conforme exigência do edital.
Respeitosamente

Marcelo Bradacz Lopes
Coordenador de Projetos e Licitações
Diretoria de Engenharia e Planejamento
Instituto Federal Catarinense ­ Reitoria
Rua das Missões, 100, Blumenau, SC
(47) 33317800

Em 28 de setembro de 2016 11:35, Carlos Lazzarin ­ IFC <carlos.lazzarin@ifc.edu.br> escreveu:
verifica  o que ela está pedindo.

­­­­­­­­­­ Mensagem encaminhada ­­­­­­­­­­
De: Licitação IFC Araquari <licitacao@ifc­araquari.edu.br>
Data: 28 de setembro de 2016 10:09
Assunto: Fwd: Tomada Preço 01/2016
Para: Carlos Lazzarin ­ IFC <carlos.lazzarin@ifc.edu.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

­­ 
CARLOS AUGUSTO LAZZARIN
 
Engenheiro Civil
Coordenador de fiscalização de obras
Diretoria de engenharia e planejamento
Rua das Missões, 100, Blumenau, SC
(47) 3331­7800 Instituto Federal Catarinense – Reitoria
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Licitação IFC Araquari <licitacao@ifc­araquari.edu.br> 28 de setembro de 2016 15:43
Para: Projete Engenharia <projete.engenharia@bol.com.br>

Boa tarde. Segue a resposta do responsável a seu questionamento.

Ficamos a disposição.

Atenciosamente,

Karine Nickel Bortoli
Coordenação de Licitações
Departamento de Administração e Planejamento ­ DAP
Instituto Federal Catarinense ­ Campus Araquari
Fone: (47) 3803­7238

­­­­­­­­­­ Mensagem encaminhada ­­­­­­­­­­
De: Marcelo Lopes ­ IFC <marcelo.lopes@ifc.edu.br>
Data: 28 de setembro de 2016 15:28
Assunto: Re: Tomada Preço 01/2016
Para: Carlos Lazzarin ­ IFC <carlos.lazzarin@ifc.edu.br>
Cc: licitacao@ifc­araquari.edu.br

Boa tarde.
Para o item b.2.1.2. caso nenhum dos licitantes participantes apresentem explicitamente no CAT a comprovação
para este item por impossibilidade técnica do processo de registro do CAT, poderá a comissão analisar os atestados
vinculados para aceitação da comprovação deste item, desde que explicitamente descrito o serviço em quantidade
suficientemente necessária conforme exigência do edital.
Respeitosamente

Marcelo Bradacz Lopes
Coordenador de Projetos e Licitações
Diretoria de Engenharia e Planejamento
Instituto Federal Catarinense ­ Reitoria
Rua das Missões, 100, Blumenau, SC
(47) 33317800

­­­­­­­­­­ Mensagem encaminhada ­­­­­­­­­­
De: Projete Engenharia <projete.engenharia@bol.com.br>
Data: 28 de setembro de 2016 09:32
Assunto: Tomada Preço 01/2016
Para: licitacao@ifc­araquari.edu.br
Cc: "karine.bortoli@ifc­araquari.edu.br" <karine.bortoli@ifc­araquari.edu.br>

Bom dia!

A Comissao de Licitação!

 
Favor esclarecer duvidas referente ao edital tomada de preço 01/2016:
 
Conferindo os exigencias do edital, verfiicamos que o item b.2.1, capacidade tecnica profissional, exige que o
responsavel tenha atestado tecnico e CAT que comprovem a execução de telhamento com telha de fibrocimento,
acontece que o Crea nao disponibiliza mais acervo com  especificação do telhamento, apenas item de

http://ingresso.ifc.edu.br/
mailto:marcelo.lopes@ifc.edu.br
mailto:carlos.lazzarin@ifc.edu.br
mailto:licitacao@ifc-araquari.edu.br
mailto:projete.engenharia@bol.com.br
mailto:licitacao@ifc-araquari.edu.br
mailto:karine.bortoli@ifc-araquari.edu.br
mailto:karine.bortoli@ifc-araquari.edu.br


29/09/2016 E­mail de IFC ­ Câmpus Araquari ­ Tomada Preço 01/2016

https://mail.google.com/mail/b/14/u/0/?ui=2&ik=7c26229a58&view=pt&search=inbox&th=15770c7f5d9fa59e&siml=15770c7f5d9fa59e&siml=15770eb5d37e… 4/4

cobertura...

b.2.1. Será admitida a apresentação dos atestados em nome de mais de um profissional do quadro de pessoal da
licitante, desde que comprovem a aptidão para realização de obra similar, de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto (súmula número 263/2011 TCU), conforme quantidades mínimas a seguir
estabelecidas:
b.2.1.1. – Estrutura de madeira para cobertura, igual ou superior a 132,30 m²
 b.2.1.2. – Telhamento com telha de fibrocimento, igual ou superior a 132,20 m²

Eu possui atestado com estrutura de cobertura em madeira e cobertura, porem  sem especificar telhamento de
fibrocimento, mesmo tendo executado telhas de fibrocimento....
 
Portanto, diante do exposto, gostaria que seja esclarecido de como apresentar  o item em questão, pois não
existe mais a possibiidade de acervar o ítem b.2.1,2....

att

 
Fabiano Santana
Engº Civil ­ Crea 065662­2
Projete Engenharia e Construções Ltda
Telefones: (47) 3423­1779 e (47) 9971­5665
 


